
 
 

 

 

 
 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

3ª Procuradoria Regional 

 
CERTIDÃO 

 

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema 

da Dívida Ativa, às fls. 33,  nos autos do procedimento administrativo  

CRF n° 63000/2022, que no período de 1977 até 28/03/2022,  

CONSTA(M)  DÉBITO(S)  INSCRITO(S) em dívida  ativa em nome 

de B7 EMPREENDIMENTOS LTDA,   C.N.P.J. n°   17.298.685/0001-

05, Inscrição Estadual n° 79.833.380, corporificado(s) na(s)  

certidão(ões)  de dívida ativa 2019/018.433-1 e 2021/270.596-4,  sendo 

que o(s) referido(s) débito(s)  se encontra(m)  na situação prevista no 

art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que 

determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS 

DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal  

débito. 

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias 

após sua emissão. 

 

Em   28 de março de 2022. 

 

 

André Luiz Carvalho Estrella 

PROCURADOR DO ESTADO 

B7  

Digitally signed by ANDRE LUIZ CARVALHO ESTRELLA
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João Costa <joao.costa@gbcs.com.br>

Fwd: CRF - CERTIDÃO 
3 mensagens

Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> 24 de setembro de 2020 14:09
Para: João Costa <joao.costa@gbcs.com.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> 
Date: qui, 24 de set de 2020 13:30 
Subject: Re: CRF - CERTIDÃO 
To: Arthur Maudonnet Filho <amaudonnet@pge.rj.gov.br> 

Prezado.

Estamos preocupados dos órgãos não aceitar. 

Isso é realmente é uma assinatura?

Desculpe a insistência, mas não podemos correr o risco. 

Att, 

Em qui, 24 de set de 2020 13:19, Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> escreveu: 
Prezado.
 
Obrigada! 
 
Em qui, 24 de set de 2020 13:18, Arthur Maudonnet Filho <amaudonnet@pge.rj.gov.br> escreveu: 

Vá até o final, que está assinada eletronicamente.

A partir de agora é e  será assim. 

Atenciosamente,

Arthur Maudonnet Filho

Técnico Processual

 

De: Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 13:15 
Para: Arthur Maudonnet Filho 
Assunto: Re: CRF - CERTIDÃO
 
Prezado!
 
Boa tarde. 
 
Certidão não está assinada. É assim mesmo? 
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Em qui, 24 de set de 2020 13:06, Arthur Maudonnet Filho <amaudonnet@pge.rj.gov.br>
escreveu: 

Prezada Liliane, boa tarde!

Em anexo a certidão solicitada.

Atenciosamente,

Arthur Maudonnet Filho

Técnico Processual

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO

 

Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> 24 de setembro de 2020 14:27
Para: João Costa <joao.costa@gbcs.com.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Arthur Maudonnet Filho <amaudonnet@pge.rj.gov.br> 
Date: qui, 24 de set de 2020 14:25 
Subject: Re: CRF - CERTIDÃO 
To: Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> 

Liliane, favor me ligar para 2768-8416

De: Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 13:30
[Texto das mensagens anteriores oculto]
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Liliane Coelho <liliane.coelho@gbcs.com.br> 24 de setembro de 2020 14:27
Para: João Costa <joao.costa@gbcs.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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